19/11/2025, 10:59 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

$® outlook

RE: Solicitacdo de Cancelamento e Readequacio de Pagamento - Pedido 4973

De Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>
Data Qua, 19/11/2025 10:26

Para Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>; Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm
<financeiro@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos <tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>; Livia
Aguiar <livia.aguiar@redeinova.com.br>

D 1 anexo (41 KB)
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 30.10.2025.jpeg;

Bom dia.

Segue comprovante de pagamento do pedido, conforme solicitado.

De: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Enviado: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 09:58

Para: Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>; Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>; Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm
<financeiro@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos <tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>; Livia
Aguiar <livia.aguiar@redeinova.com.br>

Assunto: RE: Solicitagdo de Cancelamento e Readequagdo de Pagamento — Pedido 4973

Bom dia,
Prezado(a),

por gentileza enviar comprovante de pagamento do boleto 37741, para que possa ser anexado junto a baixa manual no sistema.

De: Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>

Enviado: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 09:18

Para: Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>; Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@agquitemais.com.br>; Financeiro Redeinova
<financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Assunto: RES: Solicitagdo de Cancelamento e Readequagdo de Pagamento — Pedido 4973

Bom dia,
Pedido 4973 cancelado, conforme solicitado.
@°Einanceiro Redeinova, favor seguir com a baixa do boleto correto que é o 37745.

Att,

Reurinei 85 99114-5630

@ reurinel.antunes@aquitemais.com.br

Antunes

9 Ruaigia Monts, 320, Cocé.

De: Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 15:45

Para: Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>; Financeiro aqtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>

Assunto: Solicitagdo de Cancelamento e Readequagdo de Pagamento — Pedido 4973

Prezados, boa tarde.

Conforme conversado com Jonson e esclarecido sobre o historico de duplicidade do cliente assuntado. Pego verificar, por gentileza, que seja realizado o cancelamento do pedido
4973 no sistema Aqui tem mais.

Também pego que o valor pago no boleto 37741 seja utilizado para realizar a baixa do boleto 37745.
A diferenca de R$ 4,00 peco verificar que seja adicionada ao saldo do cliente no Aqui Tem Mais.

Boletos
Acesse Infor Q
# Loja Nosso Nimero Status Tipo de Boleto Id Reneg. Valor (R$) Data da Fatura Data de Processamento Vencimento
37745  Acesse Infor 37745368026 Compra N/A 254,80 28/10/2025 11:46:02 31/10/2025 09:32:17 04/11/2025
37741 Acesse Infor 37741470553 Pago Compra NfA 258,80 30/10/2025 20:25:47 30/10/2025 20:25:47 31/10/2025

Listando registros de 1 a 2 de um total de 2

Em anexo evidéncia, audio explicativo do consultor externo Joandro.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;jliMjc4LWRIMWQtNGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAGw|5kP2ITBAvgrq7fdkr2g%3D 17
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Comprovante BB
@ Pix - QR Code

R$ 258,80

30/10/2025 48 IeE5:21

Recebedor

Aqui Tem Mais
CNEJ

F2.T0R.25 .r!,.l"EIDD'I -Da

Instituigde
BO74E04H BLO BRADESCO S A,

Pagador
Jerlan de Jesus Silva

CPF

EEE G5 G740

Agéncia

1216-0

Conta

18123-4

Instituigdo

Qo000 D BCO 0D BRASIL S.A.

Warlacio
51

Informacoes adicionais

ID: ECQO0COO0020251030233511680485
520

Devedor: ACESSE INFOR
CPF do Devedor:

Cod Produte; 202510302370534050000
2422741470553

Documento: OQ0COI0G0T0Z005
Autenticacio SISER; TCEL ECZI30.EBQBAD

Motificacdo enviada erm: 30/ 1072025 3=
200522

Central de Relacionamento:

A0 0007 Capltals e regites matrmpolltanas.
AEDO 729 0001 Demais Localidades.

SAC; Q200 72 0722,

Ouvidoria: 0800 729 5678,

Atendimento a defloizntes sudithias ou de
fala’

QB00 729 DDES,

Esze & o nowo comprovante do Bance do
Brasil,

Mals clareza nas Informactes, Tacllitando sua
Wida.



