@) infinitepay
Comprovante de transferéncia Pix

R$ 10.500,00

18 Nov, 2025 « 10:54

Origem

MULTIMAIS

CNPJ 45.131.011/0001-49
Instituicao CLOUDWALK IP LTDA
Destino

AQUI TEM MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 32.709.259/0001-00
Instituigao ITAU UNIBANCO SA
Chave Pix 3270925%9000100

ID E18189547202511181353¢jT6Shhb3qC

Cloudwalk Instituicao de Pagamento CNPJ — 18.189.547/0001-42
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? Outlook

RE: PEDIDO SUB - BAHIA - TELMA PEREIRA DA MATA - ANTIGO ( LEANDRO NASCIMENTO )

De Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>
Data Sex, 05/12/2025 09:58

Para Adriana Leonidio <adriana.leoni@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos <rodrigo.ramos@aquitemais.com.br>; Logistica BA
<logistica.ba@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Financeiro Redeinova
<financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Cc Ricardo Nepomuceno <ricardo.nepomuceno@redeinova.net>; Icarai Vasconcelos <icarai@redeinova.com.br>; Luciano Carvalho
<luciano.carvalho@redeinova.net>

U 1 anexo (92 kB)
comprovante - TELMA - LEANDRO - 2025-11-18 at 10.54.43 jpeg;

Bom dia a todos!!

@Financeiro agtm , Segue em anexo comprovante ref., ao pedido abaixo:

Pedido n® 5201

Total: RS 10.500,00

Pagamento: =1 ORI TF]

Criado: 17/11/2025 as 14h34
Atualizado: 17/11/2025 as 16h59

Att.,
Jonson Junior

De: Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>

Enviado: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 12:14

Para: Adriana Leonidio <adriana.leoni@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos <rodrigo.ramos@aquitemais.com.br>; Logistica BA
<logistica.ba@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Financeiro Redeinova
<financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Cc: Ricardo Nepomuceno <ricardo.nepomuceno@redeinova.net>; Icarai Vasconcelos <icarai@redeinova.com.br>; Luciano Carvalho
<luciano.carvalho@redeinova.net>

Assunto: PEDIDO SUB - BAHIA - TELMA PEREIRA DA MATA - ANTIGO ( LEANDRO NASCIMENTO )

Adriana, boa tarde!
Favor langar pedido conforme abaixo:
e CLIENTE......: TELMA PEREIRA DA MATA ( Antigo 5-LEANDRO NASCIMENTO )

e ENTREGA....: RETIRADA
e PRAZO........ AVISTA

PEDIDO:
o CLARO PREZAQ.............. 1.000 UN....... R$ 10,50 = R$ 10.500,00
@ TOTAL .ottt e R$ 10.500,00

NOME: Telma pereira da mata
Telma celulares

Cpf 883.502.905-87

Cep 41235140

Barrio pau da lima

Tel 98616-3522

E-mail telmanoiada@gmail.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;liMjc4LWRIMWQtNGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAGUIRUUSVtpEszvERJ7%2B... 12
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Att.,

Jonson Junior

De: Jonson Junior
Enviado: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 11:20
Para: Bassam Oliveira <bassam.oliveira@aguitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos <tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Romario Bezerra

<romario.bezerra@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos

<rodrigo.ramos@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>

Cc: Icarai Vasconcelos <icarai@redeinova.com.br>; Luciano Carvalho <|luciano.carvalho@redeinova.net>
Assunto: NOVAS RAZOES - SUB - JONATAS ( LENADRO NASCIMENTO )

Bassam, bom dia!

Conforme conversado segue abaixo novas razdes para serem cadastradas no AQT + para emissdo dos pedidos do SUB -
JONATAS ( LEANDRO NASCIEMENTO ). segundo o mesmo a razdo atual ndo podera ser mais usada, a partir de agora iremos
dividir os pedidos dele nessas razdes abaixo:

NOME: Telma pereira da mata
Telma celulares

Cpf 883.502.905-87

Cep 41235140

Barrio pau da lima

Tel 98616-3522

E-mail telmanoiada@gmail.com

Nome: DIEGO ALVES AZEVEDO DA SILVA
CPF 01826979590

CEP: 40715190

Rua: Do Curralinho 21 B

Bairro: Ilha Amarela

Fone: 7199601-0206

Nome:Joao paulo da fonseca silva
Razdo: paulo pago

CPF 01207207527

CEP: 41120-580

Rua:Rua Nair

Bairro: Pernambués
Fone:7199601-0206

E-mail: cajazeiras _cell@gmail.com

NOME: Priscila da mata Miranda
Priscila cell

Cpf: 02883272506

Cep 41235130

Rua jandaira n 19

71996010206
cajazeiras_cell@gmail.com

Att.,

Jonson Junior

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;liMjc4LWRIMWQtNGIxZi04NzY4LWZhOGUOYTI5ZDFhMgAQAGUIRUuSVtpEszvERJ7%2B. ..
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