25/09/2025, 08:48 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

ﬁ Outlook

RE: PEDIDO SUB - BAHIA - ANTIGO ( LEANDRO NASCIMENTO )

De Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>
Data Qua, 24/09/2025 11:15

Para Bassam Oliveira <bassam.oliveira@aquitemais.com.br>; Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos <rodrigo.ramos@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>; Logistica BA
<logistica.ba@aquitemais.com.br>; Financeiro aqtm <financeiro@aquitemais.com.br>

Cc Icarai Vasconcelos <icarai@redeinova.com.br>; Luciano Carvalho <luciano.carvalho@redeinova.net>

0 1anexo (92 kB)
comprovante - SUB - BA - JONATAS - 2025-09-24.jpeg;

Bom dia a todos!!
@Financeiro agtm
Segue em anexo comprovante de pagamento ref., ao pedido abaixo:

Duvidas a disposigdo.

Att.,

Jonson Junior

De: Bassam Oliveira <bassam.oliveira@aquitemais.com.br>

Enviado: terga-feira, 23 de setembro de 2025 15:26

Para: Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>; Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos <rodrigo.ramos@agquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>; Logistica BA
<logistica.ba@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>

Cc: Icarai Vasconcelos <icarai@redeinova.com.br>; Luciano Carvalho <luciano.carvalho@redeinova.net>

Assunto: RES: PEDIDO SUB - BAHIA - ANTIGO ( LEANDRO NASCIMENTO )

Feito

Att,

Bassam © 8599448-2858

® Bassam.oliveira@aquitemais.com.br

Ezzeddine

9 Rua Ligia Monte, 320, Cocé.

De: Jonson Junior <jonson.junior@aquitemais.com.br>

Enviada em: terca-feira, 23 de setembro de 2025 15:10

Para: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Bassam Oliveira <bassam.oliveira@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos
<tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos <rodrigo.ramos@agquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>; Logistica BA
<logistica.ba@aquitemais.com.br>; Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>

Cc: Icarai Vasconcelos <icarai@redeinova.com.br>; Luciano Carvalho <luciano.carvalho@redeinova.net>

Assunto: PEDIDO SUB - BAHIA - ANTIGO ( LEANDRO NASCIMENTO )

Bassam, boa tarde!
Favor langar pedido conforme abaixo:
e CLIENTE......: JOAO PAULO DA FONSECA SILVA ( Antigo 5-LEANDRO NASCIMENTO )

¢ ENTREGA....: RETIRADA
« PRAZO.......: AVISTA

PEDIDO: i
« CLARO PREZAOQ............: 500 UN......R$ 10,50 = R$ 5.250,00
¢ VIVOHR.....ccccooooessiccci: 500 UN......R$ 7,00 =R$ 3.500,00
¢ VIVOGIGA......ccc.......: 500 UN......R$ 12,00 = R$  6.000,00
 TOTAL ioieccerrnnereseessieessnsess s eecsnsnessss R$ 14.750,00

Nome:Joao paulo da fonseca silva
Razéo: paulo pago

CPF 01207207527

CEP: 41120-580

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;liMjc4LWRIMWQINGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAHU5UZxrTqdGaininGUP4IU... 1/5


mailto:financeiro@aquitemais.com.br

@) infinitepay
Comprovante de transferéncia Pix

RS 14.750,00

24 Set, 2025 « 09:46

Origem

MULTIMAIS

CNPJ 45.131.011/0001-49
Instituicao CLOUDWALK IP LTDA
Destino

AQUI TEM MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 32.709.259/0001-00
Instituigao ITAU UNIBANCO SA
Chave Pix 3270925%9000100

ID E18189547202509241246YYVoXQJWIOg

Cloudwalk Instituicao de Pagamento CNPJ — 18.189.547/0001-42



