19/12/2025, 14:46 Caixa de Entrada - Financeiro agtm - Outlook

Comprovante de
Pagamento

Pix

Realizada em:

18/12/2025 18:01:03

Valor

RS 8,00

D
E35571249202512182100505pTU1pwgM

Status

Operagdo concluida
Dados do recebedor

Mome f.'] ntasia

AQUI TEM MAIS
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19/12/2025, 14:45 Caixa de Entrada - Financeiro agtm - Outlook

&8 Outlook

RE: SOLICITAGAO DE BAIXA DE PAGAMENTO CLIENTE : Geraldo David Honorio PEDIDO : PEDIDO: 4996 PEDIDO: 4775

De Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>
Data Qui, 18/12/2025 18:08
Para Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@agquitemais.com.br>

Cc  Weber Braga <weber.braga@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>;
Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>; Livia Aguiar <livia.aguiar@redeinova.com.br>

0 1 anexo (17 kB)

Geraldo David Honorio - Comprovante de Pagamento fif;

Boa tarde.

Segue comprovante de pagamento do valor restante para concluirmos a baixa de pagamento.

De: Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 16:49

Para: Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>

Cc: Weber Braga <weber.braga@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Jorailson rodrigues
<jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>; Livia Aguiar <livia.aguiar@redeinova.com.br>
Assunto: RE: SOLICITACAO DE BAIXA DE PAGAMENTO CLIENTE : Geraldo David Honorio PEDIDO : PEDIDO: 4996 PEDIDO: 4775

Boa tarde,
Prezado(a),

Cada pedido esta no valor de RS 710,00, com os comprovantes do dia 25/11 RS 702,00 e 10/12 RS 8,00, foi dado baixa no pedido GERALDO BOLETO 37491
-2235.

Referente ao pedido BOLETO 37770 - MIRA 2411, foi baixado parcialmente R$ 702,00, com o comprovante 26/11, no aguardo do valor faltante para baixa
complete no AQT e mira

De: Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025 15:46

Para: Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>

Cc: Weber Braga <weber.braga@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Jorailson rodrigues
<jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>

Assunto: SOLICITACAO DE BAIXA DE PAGAMENTO CLIENTE : Geraldo David Honorio PEDIDO : PEDIDO: 4996 PEDIDO: 4775

Prezados(as),

Peco verificar por gentileza, 4 realizagdo na baixa do pagamento referente ao pedido N2 PEDIDO: 4996
PEDIDO: 4775 , realizado pelo cliente Raz&o social : Geraldo David Honorio , com pagamento efetuado via PIX na data 25/11/2025 e dia 26/11/2025

Segue, em anexo, o comprovante de pagamento para conferéncia. No sistema ainda consta pendente mesmo tendo ocorrido o pagamento.

BOLETO:37770
BOLETO:37491

Boletos Home / Bo
Geraldo Q
# Loja Nosso Nimero Status Tipo de Boleto Id Reneg. Valor (RS) Data daFatura Datade Pr Venci Data de Pagamento Agoes
37770 Geraldo David Honorio 37770909938 Vencido | Compra N/A 710,00 31/10/202515:39:51  31/10/202515:38:51 28/11/2025 | N/A m
37491  Geraldo David Honorio 37491769119 Vencido | Compra N/A 710,00 17/10/200515:41:17  17/10/2025 15:41:17 1411205 | na
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Comprovante de
Pagamento

Pix

Realizada em:

26/11/2025 10:29:46

Valor

RS 702,00

1D
E35571249202511261329226Vtbripuw

Status

Operagao conclulda
Dados do recebedor

Mome fantasia
AQUI TEM MAIS



10/12/2025, 16:55 Itens Enviados - Financeiro agtm - Outlook

&8 Outlook

RE: SOLICITAGAO DE BAIXA DE PAGAMENTO CLIENTE : Geraldo David Honorio PEDIDO : PEDIDO: 4996 PEDIDO: 4775

De Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>
Data Qua, 10/12/2025 16:49
Para Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>

Cc  Weber Braga <weber.braga@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>;

Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>; Livia Aguiar <livia.aguiar@redeinova.com.br>

Boa tarde,
Prezado(a),

Cada pedido esta no valor de RS 710,00, com os comprovantes do dia 25/11 RS 702,00 e 10/12 RS 8,00, foi dado baixa no pedido GERALDO BOLETO 37491

-2235.

Referente ao pedido BOLETO 37770 - MIRA 2411, foi baixado parcialmente RS 702,00, com o comprovante 26/11, no aguardo do valor faltante para baixa
complete no AQT e mira

De: Ludimila Almeida <ludimila.almeida@aquitemais.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025 15:46

Para: Financeiro agtm <financeiro@aquitemais.com.br>; Reurinei Antunes <reurinei.antunes@aquitemais.com.br>

Cc: Weber Braga <weber.braga@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Jorailson rodrigues
<jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>

Assunto: SOLICITACAO DE BAIXA DE PAGAMENTO CLIENTE : Geraldo David Honorio PEDIDO : PEDIDO: 4996 PEDIDO: 4775

Prezados(as),

Pegco verificar por gentileza, a realizagdo na baixa do pagamento referente ao pedido N2 PEDIDO: 4996
PEDIDO: 4775 , realizado pelo cliente Razdo social : Geraldo David Honorio , com pagamento efetuado via PIX na data 25/11/2025 e dia 26/11/2025

Segue, em anexo, 0 comprovante de pagamento para conferéncia. No sistema ainda consta pendente mesmo tendo ocorrido o pagamento.

BOLETO:37770
BOLETO:37491

Boletos Home / Bo
Geraldo Q
# Loja Nosso Niimero Status Tipo de Boleto Id Reneg. Valor (R$) Data da Fatura Data de Processamento Vencimento Data de Pagamento Agoes

37770  Geraldo David Honorio 37770909998 Vencido Compra N/A 710,00 31/10/2025 15:39:51 31/10/2025 15:39:51 28/11/2025 N/A

37491  Geraldo David Honorio 37491769119 Vencido Compra N/A 710,00 17/10/2025 15:41:17 17/10/2025 15:41:17 14/11/2025 N/A
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