18/11/2025, 11:20 Caixa de Entrada - Financeiro Redeinova - Outlook

& Outlook

RE: Valores divergente conforme comunicado aos clientes
De Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>
Data Seg, 17/11/2025 09:00

Para Tiago Vasconcelos <tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>

@ 1 anexo (131kB)
HUMBERTO IMPORTCELL jpg;

Segue comprovante para ser dado baixa conforme foi alinhado pelo Gltimo e-mail

Loja Home / Lojas / Registro / Registro
Geral Financeiro
Id Cédigo Promocional Usudrias
4441
R . R Contas Bancarias
Nome Fantasia Razdo Social
Humberto Rocha {IMPORTCELL)
Faturas
CPF/CNPJ Email
Cobertura de Produt
040.906.203-09 importcellmarco@gmail.com obertura de Frodutos
cep Estado Cidade Cobertura de Servigos
62560-000 Ceara M Marco v
Mexu
Bairro Logradouro
Centro Rua presidente médice
Nimere Complemento
695 Ao lado da casa de idosos
Telefone Data de Cadastro
(88)99671-1212 28/07/2023 11:20:05

De: Tiago Vasconcelos <tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>

Enviado: sexta-feira, 31 de outubro de 2025 14:35

Para: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>; Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>
Assunto: RE: Valores divergente conforme comunicado aos clientes

Oi Rodrigo, boa tarde!
Tudo bem ?

Pode me passar o pix e o valor com desconto para solicitar o pagamento junto ao cliente?
Apds o envio do comprovante encaminho para baixa.

Att,

. st
Tiago Vasconcelos
Gerente Comercial

agtmais.combr  (81) 9 9426-4606

De: Djair Rodrigues <djair.rodrigues@aquitemais.com.br>

Enviado: sexta-feira, 31 de outubro de 2025 11:09

Para: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Tiago Vasconcelos <tiago.vasconcelos@aquitemais.com.br>; Rodrigo Ramos <rodrigo.ramos@aquitemais.com.br>; Luciano
Carvalho <luciano.carvalho@redeinova.net>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>

Assunto: Valores divergente conforme comunicado aos clientes

Bom dia !

Cliente solicitou o boleto que foi gerado no periodo da Campanha do més de Setembro com valores menores, o mesmo pede o valor corrigido para quitagdo.

Campanha Vigente .

M ATENGAO PARCEIROS! A&
Os pregos baixaram e sdo validos somente até sexta-feiral Aproveitem para garantir as melhores condigdes:

. CLARO LISO / VIVO LISO

RS 8,50 a partir de 25 unidades
R$ 8,00 a partir de 50 unidades
B PrezAO

RS 14,50 a partir de 100 unidades
B FLEX

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;liMjc4LWRIMWQINGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAJf%2FiTrOOVhErRNEgf4 1LE. ..
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18/11/2025, 11:20

RS 12,00 a partir de 10 unidades
l PORTABILIDADE

RS 15,50 a partir de 10 unidades
[B RESGATE

RS 23,50 a partir de 25 unidades

RS 22,50 a partir de 50 unidades

Caixa de Entrada - Financeiro Redeinova - Outlook

0 CondigBes imperdiveis, validas sé até FINAL DO MES Setembro! N&o deixe para a Gltima hora

BASSAM RICARDO HUMBERTO ROCHA
207 30/09/2025 13:55 30/09/2025 14:38 B0L:985,00 (1x) RS 985,00 @ @ :
EZZEDDINE NEPOMUCENG
Venda B X
Cadigo — Data da Venda Cliente* $ ) $ )
2071 30/00/2025 Humberta Rocha g g
Total Geral: Pago: A Receber:
Observacdes R$ 985,00 R$ 985,00 R$ 0,00
Itens
Valor Unitario Valor Tatal
Produto* Quantidade RS 0,00 RS0,00 Desconto Adicionar item
Cod. Produto Descricao Quantidade Valor Unitario Desconto Valor Total
106 m CLARO ODA PORTABILIDADE 20 RS 18,00 R$ 0,00 RS 360,00 & 88 O
107 m CLARO RESGATE 25 RS 25,00 R$ 0,00 RS 625,00 (- I}
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@ infinitepay
Comprovante de transferéncia Pix

RS 897,50

3 Nov, 2025 » 11:29

Origem

IMPORTCELL

CNPJ 10.426.493/0001-80
Instituicdo CLOUDWALK IP LTDA
Destino

AQUI TEM MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPI 32.709.259/0001-00
Instituicao ITAU UNIBANCO SA
Chave Pix 32709259000100

ID E18189547202511031426GD0OCV5]aYlc

Cloudwalk Instituicio de Pagamento CNPJ — 18.189.547/0001-42



