15/12/2025, 15:58 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

Gﬂ Outlook

Pedido 2647 Elisson Henrique

De Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>
Data Seg, 15/12/2025 12:17

Para Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>

U 1 anexo (6 KB)
Comprovante Elisson Henrique 151225.pdf;

Boa tarde,

Segue comprovante de Elisson Henrique no valor de RS 40.900,00 referente ao pedido 2647 ficando um saldo a pagar sobre
esse pedido no valor de RS 20.000,00

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;jliMjc4LWRIMWQtNGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAJAGE3B%2F7VBHg3200ceF... 17



& Santander

Comprovante do Pix

15/12/2025 - 10:48:25

Valor pago
R$ 40.900,00

Forma de pagamento
Ag 4326 Cc 1047180-0

Dados do recebedor

Para
Aqui Tem Mais

CNPJ
32.%** **+[0001-0*

Chave
32. %% **%[0001-0*

Instituicéo
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
Elisson Henrique Da Silva

CPF
*rk 508.794-**

Instituicéo
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transacéo
E9040088820251215134751934729126

Comprovante do Pix

1/2



Data e hora da transacéo
15/12/2025 - 10:48:25

Cédigo de autenticagéo
BA8804EAAD29FDC21713248

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regides Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante do Pix 2/2



16/12/2025, 12:09 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

Gﬂ Outlook

RE: Pedido 2647 Elisson Henrique

De Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>
Data Ter, 16/12/2025 11:08

Para Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Livia Aguiar
<livia.aguiar@redeinova.com.br>

Ul 1 anexo (6 KB)
Comprovante Elisson 20.000 161225.pdf;

Bom dia,

Segue comprovante no valor de R$20.000,00 referente ao pedido 2647 ficando assim esse pedido kitado!!!

De: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 15:59

Para: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>; Livia Aguiar
<livia.aguiar@redeinova.com.br>

Assunto: RE: Pedido 2647 Elisson Henrique

Boa tarde,
Prezado(a),

Baixa parcial realizada no mira.
ELISSON BOLETO 38252 - MIRA 2647

De: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 12:17

Para: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: Pedido 2647 Elisson Henrique

Boa tarde,

Segue comprovante de Elisson Henrique no valor de RS 40.900,00 referente ao pedido 2647 ficando um saldo a pagar sobre
esse pedido no valor de RS 20.000,00

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;jliMjc4LWRIMWQtNGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAJAGE3B%2F7VBHg3200ceF... 17



& Santander

Comprovante do Pix

16/12/2025 - 09:54:05

Valor pago
R$ 20.000,00

Forma de pagamento
Ag 4326 Cc 1047180-0

Dados do recebedor

Para
Aqui Tem Mais

CNPJ
32.%** **+[0001-0*

Chave
32. %% **%[0001-0*

Instituicéo
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
Elisson Henrique Da Silva

CPF
*rk 508.794-**

Instituicéo
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transacéo
E9040088820251216125352007327496

Comprovante do Pix

1/2



Data e hora da transacéo
16/12/2025 - 09:54:05

Cédigo de autenticagéo
99337859D23E73211713248

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regides Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante do Pix

22



