19/12/2025, 08:41 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

Gﬂ Outlook

RE: Comprovante pagamento Pierre

De Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>
Data Qui, 18/12/2025 16:47
Para Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>

Boa tarde,
Rodrigo os dois comprovantes que te enviei é referente ao valor que esta pendente nesse ultimo e-mail que eu havia enviado

sobre esse pedido (02559), ndo consegui baixar os comprovantes para anexar .

De: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Enviado: segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 10:30

Para: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: RE: Comprovante pagamento Pierre

Bom dia,
Prezado(a),
Baixa parcial no mira realizada, pendente RS RS 20.875,00

PYERRE - BOLETO 38038 - MIRA 2559

De: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>

Enviado: sexta-feira, 28 de novembro de 2025 09:02

Para: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: RE: Comprovante pagamento Pierre

Bom dia pessoal!!

Segue mais um comprovante no valor de RS 3.470,00 de Pierre ficando um saldo pendente de R$17.405,00 .

De: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Enviado: terca-feira, 25 de novembro de 2025 11:55

Para: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: RE: Comprovante pagamento Pierre

Bom dia,

Prezado(a),

Baixa parcial no mira realizada, pendente RS RS 20.875,00
PYERRE - BOLETO 38038 - MIRA 2559

De: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>

Enviado: terca-feira, 25 de novembro de 2025 10:58

Para: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: Comprovante pagamento Pierre

Bom dial!!

Segue o comprovante no valor de R$ 15.000,00 referente ao pedido 02559 no valor de R$35.875,00 fica pendente o valor de
R$20.000,00

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhMjliMjc4LWRIMWQtNGIxZi04NzY4LWZhOGUOY TI5ZDFhMgAQAFrWCaN5hIZKtR5d%2Bk3Zc...



nue

Comprovante de
transferéncia
28 NOV 2025 - 09:44:52

Valor R$ 14.000,00
Tipo de transferéncia Pix
Destino

Nome AQUITEM MAIS
CNPJ 32709252000100
Instituicdo ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de conta Conta corrente
Chave Pix 32709259000100
Origem

Nome Maria das Gracgas Moreira Machado
Instituicio NU PAGAMENTOS - IP
Agéncia 0001
Conta 40902422-2
CPF wns 87 .983-s

Nu Pagamentos 5.A. - Instituicao de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transacao:
E18236120202511281243s51600277cbé

Estamos aqui para ajudar se vocé tiver alguma duvida.

Me ajuda -

Ouvidoria: 0800 B87 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h as
18h em dias lteis).



nue

Comprovante de
transferéncia
28 NOV 2025 -18:02:48

Valor R$ 3.405,00
Tipo de transferéncia Pix
Destino

Nome AQUITEM MAIS
CNPJ 32709252000100
Instituicdo ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de conta Conta corrente
Chave Pix 32709259000100
Origem

Nome Maria das Gracgas Moreira Machado
Instituicio NU PAGAMENTOS - IP
Agéncia 0001
Conta 40902422-2
CPF wns 87 .983-s

Nu Pagamentos 5.A. - Instituicao de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transacao:
E18236120202511282102s516b001485d

Estamos aqui para ajudar se vocé tiver alguma duvida.

Me ajuda -

Ouvidoria: 0800 B87 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h as
18h em dias lteis).



01/12/2025, 10:30 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

? Outlook

RE: Comprovante pagamento Pierre

De Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>
Data Sex, 28/11/2025 09:02
Para Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>

0 1 anexo (4 kB)
Comprovante Pierre 3470 271125.pdf;

Bom dia pessoal!!

Segue mais um comprovante no valor de RS 3.470,00 de Pierre ficando um saldo pendente de R$17.405,00 .

De: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>

Enviado: terga-feira, 25 de novembro de 2025 11:55

Para: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: RE: Comprovante pagamento Pierre

Bom dia,
Prezado(a),

Baixa parcial no mira realizada, pendente RS RS 20.875,00
PYERRE - BOLETO 38038 - MIRA 2559

De: Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>

Enviado: terga-feira, 25 de novembro de 2025 10:58

Para: Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>
Assunto: Comprovante pagamento Pierre

Bom dia!!

Segue o comprovante no valor de RS 15.000,00 referente ao pedido 02559 no valor de R$35.875,00 fica pendente o valor de
R$20.000,00

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;liMjc4LWRIMWQINGIxZi04NzY4LWZhOGUOYTI5ZDFhMgAQAFrWCaN5hIZKtR5d%2Bk3Zc...  1/1



Confirmacao de Operacao
Transferir

Data da operagéo: 26/11/2025 - 08h31
N° de controle: 625.278.977.215.832.731

Conta:

Empresa:

Agéncia: 0600 | Conta: 0496871-9

GLEICIMARY ARTIGOS PARA PRESENTES E ACES

Dados de quem
recebeu

Nome:

CPF/CNPJ:
Instituicdo Destino:
Chave:

Agéncia:

Conta:

Dados da Transferéncia
Valor:

Descrigéo:
Identificacéo:
Documento:
Debitado da:

Instituicdo Origem:

AQUI TEM MAIS
32.709.259/0001-00
ITAU UNIBANCO S.A.
32.709.259/0001-00
7410

0016665-1

R$ 3.470,00

E60746948202511261131C06000bQ0cA
0
Conta-corrente

BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Servico de  Alb Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala  Cancelamentos, Reclamacgdes e
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099

Informagdes. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco




25/11/2025, 11:55 Email — Financeiro Redeinova — Outlook

? Outlook

Comprovante pagamento Pierre

De Jorailson rodrigues <jorailson.rodrigues@aquitemais.com.br>

Data Ter, 25/11/2025 10:58
Para Financeiro Redeinova <financeiro.redeinova@redeinova.com.br>; Gessilene Alves <gessilene.alves@aquitemais.com.br>

0 1 anexo (4 kB)

Comprovante Pierre 251125.pdf;

Bom dia!!

Segue o comprovante no valor de RS 15.000,00 referente ao pedido 02559 no valor de R$35.875,00 fica pendente o valor de
R$20.000,00

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVhM;liMjc4LWRIMWQINGIxZi04NzY4LWZhOGUOYTI5ZDFhMgAQAFrWCaN5hIZKtR5d%2Bk3Zc...  1/1



Confirmacao de Operacao
Transferir

Data da operagéo: 25/11/2025 - 08h36
N° de controle: 017.612.120.566.502.781

Conta:

Empresa:

Agéncia: 0600 | Conta: 0496871-9

GLEICIMARY ARTIGOS PARA PRESENTES E ACES

Dados de quem
recebeu

Nome:

CPF/CNPJ:
Instituicdo Destino:
Chave:

Agéncia:

Conta:

Dados da Transferéncia
Valor:

Descrigéo:
Identificacéo:
Documento:
Debitado da:

Instituicdo Origem:

AQUI TEM MAIS
32.709.259/0001-00
ITAU UNIBANCO S.A.
32.709.259/0001-00
7410

0016665-1

R$ 15.000,00

E60746948202511251136C0600E0yygY
0
Conta-corrente

BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Servico de  Alb Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala  Cancelamentos, Reclamacgdes e
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099

Informagdes. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco




